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ENC: Moniky

 
 
De: Eduardo Carrilho 

Enviada em: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 17:46

Para: Keilla Castro Caldas <keilla@dentaluni.com.br>; Jessica Butzke Silva <jessica.silva@odontolifeodontologia.com.br>;
Glauce Cristina Schmidt <glauce@dentaluni.com.br>; Agata Gomes <agata.gomes@odontolifeodontologia.com.br>

Cc: raquel@odontolifeodontologia.com.br

Assunto: Re: Moniky
 
​Autorizado o pagamento.
 

Eduardo Carrilho
Diretoria Clinica

Tel.: (41) 88653038

Esta mensagem pode conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário ou a pessoa autorizada a receber esta

mensagem, não poderá utilizar, copiar ou divulgar as informações nela contidas ou tomar qualquer ação baseada nessas informações. Se você

recebeu esta mensagem por engano, por favor avise imediatamente o remetente, respondendo ao e-mail e em seguida apague-o. Agradecemos

sua cooperação. 


This message may contain confidential and/or privileged information. If you are not the addressee or authorized to receive this for the addressee,

you must not use, copy, disclose or take any action based on this message or any information herein. If you have received this message in error,

please advise the sender immediately by reply e-mail and delete this message. Thank you for your cooperation.

"Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o meio ambiente."

De: Keilla Castro Caldas

Enviado: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 17:39

Para: Jessica Butzke Silva; Glauce Cristina Schmidt; Agata Gomes

Cc: Eduardo Carrilho; raquel@odontolifeodontologia.com.br

Assunto: Re: Moniky
 
Boa tarde
 
Referente a situação da Dra. MONIKY MARTA MARRETTO 29643 de 
ASSIS CHATEAUBRIAND que ameaça realizar a publicação abaixo na rede social, caso não receba o valor R$
699,60  pelo tratamento de endodontia realizado na GTO 548813 (Delmir da Hora) e guia 503919 (Bruna
Caroline). 
 
O Doutor Carrilho (em cópia) autorizou realizar o pagamento para não ter o nome da Dental vinculado de
forma negativa na rede social, desde que a dentista seja "suspensa" de divulgação.
 
Produção (Glauce e Helo), favor proceder com o pagamento na produção.
 
Jéssica, favor informar a Dra. Moniky e Dra. Roberta (responsável pela clínica) sobre o pagamento na produção
e proceder com o descredenciamento / suspensão da mesma, caso ainda não tenha sido realizado.

Glauce Cristina Schmidt

seg 20/09/2021 17:47

Para:Heloisa Landoski dos Santos <heloisa.santos@dentaluni.com.br>;

mailto:raquel@odontolifeodontologia.com.br
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---
KEILLA DE CASTRO CALDAS


- Gestão de Rede
Tel: (41) 30991957 Cel: (41) 99570-4666

Endereço: VINTE E QUATRO DE MAIO 1365 CURITIBA PR 80220060

De: Jessica Butzke Silva <jessica.silva@odontolifeodontologia.com.br>

Enviado: segunda-feira, 20 de setembro de 2021 15:58

Para: Glauce Cristina Schmidt; Keilla Castro Caldas; Agata Gomes
Assunto: Moniky
 
Boa tarde, Glaucia 
 
Consegue ver pra quando esta agendado o pagamento desses dois  protocolo? 
 
40641420210916000227
40641420210920000237
 
Keilla ,
 
O valor das duas guia fica 688,50 acredito que tenha que desconta  o inss, conseguimos antecipar este valor
conforme conversamos ? 
 

https://www.dentaluni.com.br/
mailto:jessica.silva@odontolifeodontologia.com.br
https://www.odontolifeodontologia.com.br/grcatendimentos/msg/index/0000119395
https://www.odontolifeodontologia.com.br/grcatendimentos/msg/index/0000120006
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Att. 
 
Jessica Butzke 
Relacionamento
4007-2828 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 000 2828 - Demais Regiões
(41) 9 9238-5678 – WhatsApp 
 
 
 

 


