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Re: PAGAMENTO REJEITADO

Boa tarde Leandro.

Agradeço o esclarecimento e orientação.
​Vou repassar à Odontolife. 

À disposição.
---
Gabryelle F. Ferrari
- Financeiro
Tel: (41) 30203921
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Leandro Pimentel
Enviado: terça-feira, 28 de março de 2023 15:45
Para: Gabryelle Faria Ferrari de Ramos
Cc: Daniella Ribeiro Nascimento
Assunto: RES: PAGAMENTO REJEITADO
 
Gaby
 
Nos termos do § 7º da Cláusula I do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA
DE PARTICIPAÇÃO, para a execução do objeto social, será utilizada a conta bancária do Cooperativa de Credito
UNICREDI, Agência nº 1727, Conta Corrente nº 730139-1 Banco 136, de titularidade da SÓCIA OSTENSIVA,
conta esta que ora se denomina Conta de Participação, por intermédio da qual, com exclusividade, todos os
recursos decorrentes do presente contrato serão movimentados, e que será de responsabilidade exclusiva da
SÓCIA OSTENSIVA. Essa conta bancária deverá ser aberta exclusivamente para movimentações vinculadas à
SCP, podendo ser solicitado acesso aos extratos pela SÓCIA PARTICIPANTE.
 
Dessa forma, pode ser alterado a conta para recebimento da produção através da Conta de Participação acima
citado.
 

Gabryelle Faria Ferrari de Ramos
ter 28/03/2023 16:37

Para:Leandro Pimentel <leandro@dentaluni.com.br>;

Cc:Daniella Ribeiro Nascimento <daniella.nascimento@dentaluni.com.br>;
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Sugiro que seja solicitado à Odontolife que comunique aa alteração da conta à Sócia Participante - Clínica BF E
LCL:
 
 
Fico a disposição.

---
LEANDRO PIMENTEL
Advogado – Coordenador Jurídico - DPO
Tel: (41) 30203766 Cel. WhatsApp: (41) 98865-4652
Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

 
 
De: Gabryelle Faria Ferrari de Ramos <gabryelle.ramos@dentaluni.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 27 de março de 2023 17:41
Para: Juridico <juridico@dentaluni.com.br>
Cc: Leandro Pimentel <leandro@dentaluni.com.br>; Daniella Ribeiro Nascimento
<daniella.nascimento@dentaluni.com.br>
Assunto: Enc: PAGAMENTO REJEITADO
 
Boa tarde Jurídico.
 
Preciso de uma orientação de vocês com relação ao pagamento de uma produção credenciado PJ.
 
Abaixo segue o e-mail e o chamado registrado pela Odontolife.
 
A situação é de que: a clínica BF E LCL se vinculou com a clínica VVT RADIOLOGIA conforme o contrato
de instrumento particular de constituição de sociedade em conta de participação, que consta em anexo.
As duas clínicas são credenciadas da Odontolife e possuem cadastro na DentalUni.

Sendo assim, eles solicitaram que o pagamento da produção gerada pela BF E LCL seja feito na conta
bancária da VVT RADIOLOGIA.
Com respaldo jurídico poderíamos realizar o pagamento dessa forma ?
 
 
 
Produção pendente de pagamento da clínica BF E LCL:
​32.912.558/0001-30
BF E LCL - RADIAGX ODONTO LTDA
6,30
32.912.558/0001-30
BF E LCL - RADIAGX ODONTO LTDA
885,15
32.912.558/0001-30
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BF E LCL - RADIAGX ODONTO LTDA
203,40
32.912.558/0001-30
BF E LCL - RADIAGX ODONTO LTDA
154,80
32.912.558/0001-30
BF E LCL - RADIAGX ODONTO LTDA
60,30
 

CHAMADO SAD: 40641420230327000372
 
 
À disposição.
---
Gabryelle F. Ferrari
- Financeiro
Tel: (41) 30203921

Endereço: RUA IRMÃ FLÁVIA BORLET 197 CURITIBA PR 81630170

De: Jessica Matsen <jessica.matsen@odontolifeodontologia.com.br>
Enviado: sexta-feira, 24 de março de 2023 10:40
Para: Gabryelle Faria Ferrari de Ramos; Financeiro
Cc: Thalyssa Maiara de Moura
Assunto: PAGAMENTO REJEITADO
 
Bom dia Gabryelle, tudo bem?
 
Referente a clinica onde haviam realizado a troca de CNPJ e não tinham como receber na conta do CNPJ antigo,
pois não tinham conta vinculada.
 
Você nos informou que se tivesse alguma documentação oficial comprovando o vinculo e informando a
mudança de CNPJ o pagamento poderia ser realizado.
 
Segue documento que a clinica mandou, e print do e-mail anterior.
 
Com essa documentação o pagamento pode ser realizado?
 
Dúvidas fico a disposição
 
Att
Jessica Matsen
Cadastro Cirurgião Dentista
8898- Ramal
4007-2828 - Capitais e Regiões Metropolitanas / 0800 000 2828 - Demais Regiões 
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